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Luis Fernando Bertol

De: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. <ra_licitacoes@hotmail.com>

Enviado em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 15:12

Para: Luis Fernando Bertol

Assunto: Re: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002

Anexos: CARACTERISTICAS 02.jpg; CARACTERISTICAS 03.jpg; Fone De Ouvido Philips 

Shl5000.jpg; R&A Licitações - Proposta Fones de Ouvido.pdf; CARACTERISTICAS 

01.jpg

Boa Tarde! 

 

Segue proposta em anexo prezado. O porém são os 5 dias, não conseguimos entregar nesse período na 

proposta foi citado, teria que ser negociado pelo menos de 10 a 15 dias.  

 

Att, 

 

Rafael. 

De: Luis Fernando Bertol <LuisBertol@mec.gov.br> 

Enviado: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 12:31 

Para: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. 

Assunto: RES: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002  

  
O item 2 foi assumido pela 1ª colocada,ok 
  

De: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. [mailto:ra_licitacoes@hotmail.com]  

Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 12:27 

Para: Luis Fernando Bertol 

Assunto: Re: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002 

  

Perdão prezado,  

  

Ja sai estou pelo celular, retorno as 13 e 30 podes aguardar? E o item 2 aquele da mesa de som, foi assumido? 

Somos os 2 colocados. 

 

Att, 

 

Rafael. 

  

De: Luis Fernando Bertol <LuisBertol@mec.gov.br> 

Enviado: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 12:24 

Para: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. 

Assunto: RES: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002  
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Não veio o anexo. 
  

De: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. [mailto:ra_licitacoes@hotmail.com]  

Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 12:23 

Para: Luis Fernando Bertol 

Assunto: Re: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002 

  

Prezado,  

  

Prezado favor confirmar recebimento dessa proposta. 

 

Att, 

Rafael. 

  

De: Luis Fernando Bertol <LuisBertol@mec.gov.br> 

Enviado: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 08:34 

Para: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. 

Assunto: RES: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002  

  
Ok. 
Tão logo possível nos envie, pois só estamos na dependência de sua proposta para encaminhar o processo adiante, 
  

De: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. [mailto:ra_licitacoes@hotmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 13:48 

Para: Luis Fernando Bertol 

Assunto: Re: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002 

  

Ola! 

Sim estaremos enviado, a citação é item 2 prezado me perdes, as placas de som. 

  

Att, 

 

Rafael. 

  

De: Luis Fernando Bertol <LuisBertol@mec.gov.br> 

Enviado: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 12:36 

Para: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. 

Assunto: RES: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002  

  
Prezado Rafael, 
  
Peço-lhe a gentileza de enviar também a proposta no modelo que lhe encaminho anexo, devidamente preenchida para 

que possamos submeter à área técnica no tocante à conformidade do produto. 
Recordo que o valor total máximo permitido pela Administração para o item proposto é R$ 373,04, o que 

corresponderia ao valor unitário de R$ 93,26. 
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No tocante ao item 1, informo que essa empresa não obteve a segunda colocação na cotação eletrônica. 
  
Atenciosamente, 
  
  

  
  
  
  

De: R e A 

REPRESENTACAO E 

ASSESSORIA. 

[mailto:ra_licitacoes@hotmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 11:08 

Para: Luis Fernando Bertol 

Assunto: Re: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002 

  

Bom dia. 

  

Prezado esse modelo referência para 4 unidades não é possível entregar, porém enviamos em anexo modelo 

da Phillips mesmo que podemos entregar, acredito que possa ser compatível ao que vocês precisam. Podem 

conferir nos anexos e dar uma posição?  

  

Sobre o item 01 que ficamos em 2 lugar, temos interesse na entrega e podemos entregar o produto 

referência. 

  

Att, 

 

Rafael. 

  

De: Luis Fernando Bertol <LuisBertol@mec.gov.br> 

Enviado: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 08:46 

Para: R e A REPRESENTACAO E ASSESSORIA. 

Assunto: RES: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002  

  
Prezado Rafael, 
  
Necessitamos de sua resposta hoje para continuação dos trâmites processuais de aquisição. 
  
  
Atenciosamente, 
  
  
  
  
  
  

Divisão de Compras e Registro de Preços - DICORP 
Coordenação de Gestão de Licitações 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
Secretaria Executiva 

 
Luís Fernando Bertol 
luis.bertol@mec.gov.br 
Fone: (61) 2022-7066 

 

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo I, 3º andar, sala 347. 
CEP: 70.047-900 – Brasília – DF. 
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De: R e A 

REPRESENTACAO E 

ASSESSORIA. 

[mailto:ra_licitacoes@hotmail.com]  

Enviada em: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 16:23 

Para: Luis Fernando Bertol 

Assunto: Re: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002 

  

Olá! 

  

Me concede prazo ate amanhã pra verificar prezado? 

  

Att, 

 

Rafael. 

  

De: Luis Fernando Bertol <LuisBertol@mec.gov.br> 

Enviado: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 13:09 

Para: ra_licitacoes@hotmail.com 

Assunto: Cotação Eletrônica nº 1/2019 - UASG 150002  

  

Sr. Rafael, 

  

Conforme contato telefônico de ontem, gostaríamos de solicitar a possibilidade de negociação do tem 4 – 

FONE DE OUVIDO, para o valor até o limite do Valor de Referência: R$ 373,04. 

  

Encaminhamos em anexo o projeto básico e em caso positivo, solicitamos o envio da proposta ou caso 

contrário o declínio devidamente justificado, haja visto que essa empresa foi a primeira colocada na referida 

cotação para o citado item. 

  

Atenciosamente, 

  

  

  

  

Divisão de Compras e Registro de Preços - DICORP 
Coordenação de Gestão de Licitações 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
Secretaria Executiva 

 
Luís Fernando Bertol 
luis.bertol@mec.gov.br 
Fone: (61) 2022-7066 

 

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo I, 3º andar, sala 347. 
CEP: 70.047-900 – Brasília – DF. 

Divisão de Compras e Registro de Preços - DICORP 
Coordenação de Gestão de Licitações 
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
Secretaria Executiva 

 
Luís Fernando Bertol 
luis.bertol@mec.gov.br 
Fone: (61) 2022-7066 

 

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo I, 3º andar, sala 347. 
CEP: 70.047-900 – Brasília – DF. 



 

 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

 Proposta que faz a empresa RAFAEL DA SILVA GABRIEL - 

00798921080, inscrita no CNPJ n° 30.366.407/0001-06, estabelecida na Rua 

Bernardo Gressler, nº 316, Bairro São Geraldo, Ijuí – RS, CEP: 98700-000, 

para o fornecimento de FONES DE OUVIDO, conforme estabelecido na Co-

tação Eletrônica Nº 1/2019 – UASG: 150002. 

 

Item Descrição Marca Quantidade Modelo Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

04 Fone de Ouvido Bass+ SHL5000. Philips 04 SHL5000 R$ 93,25 R$ 373,00 

Total R$ 373,00 

*Valor total R$ 373,00 (Trezentos e setenta e três reais). 
 
 
 
 Declaro estar incluso nos preços da proposta, todos os insumos que o com-

põem, tais como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, frete, seguros e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta proposta. 

 
Prazo de entrega: 15 dias. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dados da empresa:  
 
Empresa/Razão Social: Rafael da Silva Gabriel 00798921080 
CNPJ: 30.366.407/0001-06 
Endereço: Rua Bernardo Gressler, nº 316, Bairro São Geraldo, Ijuí – RS.  
CEP: 98700-000. 
Celular: (55) 9-9171-6790. 
Banco: Inter (077). 
Agencia: 0001-9 
Conta: 1478608-7 
Titular: Rafael da Silva Gabriel 00798921080 
E-mail: ra_licitacoes@hotmail.com 
 
Autorizado a firmar o Contrato: 
 
Nome completo: Rafael da Silva Gabriel. 
Endereço: Rua Bernardo Gressler, nº 316, casa. 
Bairro: São Geraldo. 
CEP: 98700-000. 
Cidade: Ijuí/RS. 
CPF: 007.989.210-80. 
RG: 1084392991. 
Cargo: Diretor. 
Naturalidade: Pejuçara/RS 
Nacionalidade: Brasileira. 
Estado Civil: Solteiro. 
E-mail: ra_licitacoes@hotmail.com  
 
  Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as 
condições estabelecidas no processo de cotação eletrônica. 
 

 

 Ijuí – RS, 12 de Fevereiro de 2019. 

 

RAFAEL DA 

SILVA GABRIEL 

00798921080:3

0366407000106

Assinado de forma digital 

por RAFAEL DA SILVA 

GABRIEL 

00798921080:3036640700

0106 

Dados: 2019.02.13 10:47:51 

-02'00'










